Van: |l < Gsportfondsen.ni>

Verzonden: maandag, mei 19, 2025 3:34 PM

Aan: [ | gemeente Meieristad <G mcieristad.n>; [T |

gemeente Meierijstad <[ Qmeieristad.nl>

cc: I <M <o fon dsen.n>

Onderwerp: RE: Prins Willem Alexander buitenbad

Beste [,

Zoals afgesproken bijgaand onze onderbouwing van de eerder opgegeven bedagen.

Uit onze berekeningen blijkt dat wij voor circa € 740k aan bouwkundige werkzaamheden
verwachten en voor circa € 152k aan installatietechnische werkzaamheden. In bijgaand
overzicht is hiervan een detaillering van gegeven.

Een 10 jarige overeenkomst onder gelijke voorwaarden stelt ons in staat om ook een aantal
werkzaamheden binnen de exploitatie uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan:

e Meubilair vernieuwen;

« Fietsenstaling upgraden

o Vernieuwen alarmsysteem/camerastysteem
e Schilderwerk.

Deze werkzaamheden nemen wij mee in een meerjaren onderhoudsplanning die wij later
zullen (moeten) opstellen en waarbij huidige budgetten leidend zijn.

Voor inhoudelijke vragen kun je het beste bij - terecht. Ik hoop je hiermee te hebben
geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Commercieel Directeur

Koninklijke Sportfondsen Nederland B.V.
sportfondsen.nl

‘SPORTFONDSEN@

Paasheuvelweg 3 | 1105 BE Amsterdam | 020 3550 555
Info@espartfondsen.nl | www sportfondsen.nl



Van: [ | gemeente Meierijstad <[ @ meierijstad.nl>

Verzonden: maandag 19 mei 2025 12:57

Aan: [ < @sportfondsen.nl>; [ | gemeente Meierijstad
<G cierijstad.nl>
cc: N <M oo foniscn >

Onderwerp: RE: Prins Willem Alexander buitenbad

Dag [N

Stuur je mij zsm de onderbouwing zoals telefonisch afgesproken?

Met vriendelijke groet,

Strategisch adviseur sport en projectmanager Omnipark Erp

gemeente Meierijstad

Email: Il @meierijstad.nl _

MEIERIJSTAD

Stadhuisplein 1 - 5461KN Veghel - www.meierijstad.nl - info@meierijstad.nl - tel
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