
  

Van:    
Verzonden: vrijdag 23 april 2021 09:33
Aan: , 
Onderwerp: FW: openstaande facturen Hoffman

t.k.

Van:   þÿ "� Hoffman Outdoor Media B.V. < >
Verzonden: vrijdag 23 april 2021 09:13
Aan:    < @almelo.nl>
Onderwerp: RE: openstaande facturen

Geachte  ,

Tot onze grote spijt heeft de gemeente nog altijd geen besluit genomen op ons verzoek van 17 februari jl. welke is

geregistreerd onder zaaknummer DCS - 2069525.

Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is het omzetverlies op de exploitatie van de A0- 
displays van 15 maart 2020 t/m 31 december 2020 circa 

In het licht van het voorgaande heeft Hoffman Outdoor Media op eigen initiatief besloten om de vergoeding over de
periode van 15 maart t/m 31 december 2020 naar rato van het omzetverlies aan te passen. 
M.a.w. wij zullen een deelbetaling doen van €  incl. btw. op ieder van de volgende facturen: 222001977, 
222003054 en 222004178.

Wij hopen dat de gemeente snel een besluit neemt op ons verzoek.

Met vriendelijke groet,
 

HOFFMAN
OUTDOOR MEDIA

Johan van Zwedenlaan 2
9744 DX Groningen

050 - 525 0 525
www.hoffman.info
K.v.K. nr. 02079577

Van:    < >
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 10:02
Aan:   þÿ "� Hoffman Outdoor Media B.V. < >
Onderwerp: RE: openstaande facturen

Goedemorgen  ,

Wij hebben eind vorig jaar contact gehad met elkaar inzake nog 2 openstaande facturen.
Graag verneem ik van u de huidige situatie.
Zijn er inmiddels al mogelijkheden om de facturen aan ons te voldoen?
Eventueel middels een betalingsregeling?
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Ik verneem graag van u.

Met vriendelijke groeten,

 

(bereikbaar op maandag-dinsdag-donderdag)

• • Gemeente

? • ‘ Al melo

T (0546) 54 11 11 Postadres Bezoekadres

M Postbus 5100 Haven Zuidzijde 30

I www.almelo.nl 7600 GC Almelo 7607 EW Almelo

Van:   
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 10:13
Aan: 
Onderwerp: openstaande facturen

Goedemorgen  ,

Zoals zojuist met u telefonisch besproken, zullen wij onderstaande openstaande facturenþÿ�  �on holdþÿ �� zetten.
De reeds ontvangen betalingsherinnering kunt u dan ook als niet verzonden beschouwen.

Ik verzoek u contact op te nemen met    over de inhoud van deze facturen.

Documentnr: 222001977 Recame-disp ay’s  2e kw. 2020 Factuur

Doe. datum: 14-07-2020 Periode: 202007

Term. Bankrek. Vervelt Betaalstatus Saldo

I 329455451 12-10-2020 Tweede herinnering ALG

Documentnr: 222003054 Recame-disp ay’s Factuur

Doe. datum: 01-10-2020 Periode: 202010

Term. Bankrek. Vervalt Betaalstatus Saldo

1 329455451 30-12-2020 Factuur verzonden

Met vriendelijke groeten,

 

(bereikbaar op maandag-dinsdag-donderdag)
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? ‘,‘ Al melo

T (0546) 54 11 11 Postadres Bezoekadres

M Postbus 5100 Haven Zuidzijde 30
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