
  

Van: , 
Verzonden: maandag 23 april 2018 11:33
Aan: '  | Hoffman Outdoor Media B.V.'

Onderwerp: RE: Factuur 201800358

Beste ,

Je hebt helemaal gelijk wat de kwartaalnota betreft, we sturen een credit nota.
Ik verwacht dat de overeenkomst zeer binnenkort bij jullie is.

Met vriendelijke groet,

 
Beleid- en Beheermedewerker
Team Beheer
Sector Stad en Economie

• • Gemeente

? h Almelo

T (0546) 54 11 11 Postadres Bezoekadres

M Postbus 5100 Haven Zuidzijde 30

I www.almelo.nl 7600 GC Almelo 7607 EW Almelo

Van:  | Hoffman Outdoor Media B.V. [
Verzonden: vrijdag 20 april 2018 16:28
Aan: ,  < >

Onderwerp: Factuur 201800358

Geachte   / B ste ,

D ze week hebben wij twee facturen ontvangen.

De eerste is een factuur voor het eerste kwartaal van 2018 (201800358) van 8 excl. BTW. Dit bedrag is

volgens ons niet correct, zou u hier eens naar willen kijken?
Wij vermoeden dat dit bedrag is gebaseerd op een indexatie van de factuur over het laatste kwartaal 2017. Dit is
echter niet juist, omdat niet alle facturen over de kwartalen 2017 gelijk waren. 
De totale vergoeding over 2017 bedroeg . Na indexatie met 1,4% bedraagt de jaar vergoeding voor 2018

. Omgerekend € per kwartaal.

De tweede factuur betreft een na-facturatie. Deze wordt in de volgende betaalronde mee genomen.
Heeft u al zicht op wanneer wij de nieuwe overeenkomst tegemoet kunnen zien?

Ik hoor graag van u. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

HOFFMAN
OUTDOOR MEDIA
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