
  

Van: , 
Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 09:05
Aan:   þÿ "� Hoffman Outdoor Media B.V.

CC:  
Onderwerp: RE: Verzoek - Verlagen vergoeding A0-reclamediplays naar rato omzetverlies

Geachte  ,

Ik heb uw mail ontvangen.

Zoals eerder gemaild in antwoord op uw brief d.d. 18 maart 2020, maar nog niet per brief bevestigd, gaat de
gemeente niet mee in kwijtschelding van de onverkochte reclame-displays.

Op deze brief d.d. 11 juni 2020, waarin u specifiek het omzetverlies aangeeft, krijgt u zo spoedig mogelijk een reactie
van ons.

Met vriendelijke groet,

 

Team Regie

Eenheid Ui voering Fysiek

• • Gemeente

? • ‘ Al melo
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M Postbus 5100 Haven Zuidzijde 30

I www.almelo.nl 7600 GC Almelo 7607 EW Almelo

Van:   þÿ "� Hoffman Outdoor Media B.V. [
Verzonden: maandag 15 juni 2020 16:44
Aan: ,  < >

Onderwerp: Verzoek - Verlagen vergoeding A0-reclamediplays naar rato omzetverlies

Geachte  ,

Hi rbij verzoeken wij u kennis te nemen van de bijg sloten brief.

Met vriendelijke groet,
 

HOFFMAN
OUTDOOR MEDIA



Johan van Zwedenlaan 2 
9744 DX Groningen

050 - 525 0 525
www.hoffman.info
K.v.K. nr. 02079577

Nieuw: Corona communicatiepakket


