
  

Van: , 
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 11:16
Aan:  
Onderwerp: FW: Herinnering factuur 222001977

Dag

Hoffman vraagt nogmaals om een regeling vanwege aanhoudend lage omzetten in de reclamewereld, net als
ClearChannel.

Met vriendelijke groet,

.

Van:  þÿ "� Hoffman Outdoor Media B.V. [
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:16
Aan: ,  < @almelo.nl>
Onderwerp: H rinnering factuur 222001977

Geachte  ,

Op 23 november hebben wij een herinnering ontvangen voor het betalen van factuur 222001977. 
Hi rbij verzoeken wij;

- Om de betaling van deze facturen op te schorten;
- Om een overleg via Teams in te plannen waarin wij samen de hoogte van de vergoeding en de gevolgen van 

de coronacrisis op de concessieovereenkomst bespreken.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

HOFFMAN 
OUTDOORMEDIA

Johan van Zwedenlaan 2
9744 DX Groningen

050 - 525 0 525
www.hoffman.info
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