Geachte heer Heijnis,

Door een meevaller hebben wij de financiering later nodig dan gepland. Vandaar dat u nog niets van
mij gehoord hebt.

De lening willen wij de komende periode aantrekken zodat wij deze uiterlijk februari 2019 gestort
krijgen. Hierbij willen wij 50 % zelf willen financieren. Het gaat dus nog om een bedrag van 4,4
miljoen.

Graag hoor ik of dit wat u betreft akkoord is, dan ga ik het proces verder in gang zetten.
M.vr.gr.

Jelle de Jong

Van: Jelle de Jong

Verzonden: woensdag 4 juli 2018 10:54

Aan: 'Heijnis, Ed'

Onderwerp: RE: Aanvraag achtervang Habion: graag reactie

Geachte heer Heijnis,

Planning is na augustus. Dus aanvraag kan na uw vakantie.

M.vr.gr.

Jelle de Jong

Van: Heijnis, Ed <e.heijnis@hilversum.nl>

Verzonden: woensdag 4 juli 2018 08:54

Aan: Jelle de Jong <J).deJong@habion.nl>
Onderwerp: RE: Aanvraag achtervang Habion: graag reactie

Geachte heer de Jong,

Dank voor de update.
Heeft u enig idee wanneer de lening ongeveer aangetrokken gaat worden?

Als de aanvraag in mijn vakantie gedaan wordt blijft het liggen tot na mijn vakantie.

Ik zal op vakantie zijn van 23 juli tot en met 12 augustus.

Maandag 13 augustus ben ik dan weer op mijn post en kan de definitieve aanvraag in behandeling
nemen.

Groet,

Ed Heijnis
E.P. Heijnis
Treasurer

Afdeling Interne advisering, Team Rapportages
Aanwezig op ma, di, wo en do.
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Op deze e-mail, inclusief bijlage(n), is een disclaimer van toepassing die u vindt via de volgende link:
http://www.hilversum.nl/direct/emaildisclaimer
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